
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM SELÇUK HATUN ORTAOKULU 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME  (2024-2025)33 33 358 5336

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,12 6 3 5,26 6 3 4,71 5 3 3,68 7 8 4,28 8 9 4,92 42 35 29,97 287,460

Okul Ortalaması 16 4 14,34 9 1 8,88 9 1 8,53 9 1 8,30 16 3 14,75 15 5 13,15 73 14 67,95 418,570

KATILIMLAR

1 1226 SALİH SAYRAÇ 7F 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 88 2 87,34 492,099 1 1 1 1 4
% 0,07

2 1675 CEREN YILMAZ 7E 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 85 5 83,34 479,420 1 2 2 2 27
% 0,51

3 1257 ECRİN EROĞLU 7F 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 86 4 84,67 477,973 2 3 3 3 30
% 0,56

4 1058 ŞEMSİ YAVUZ 7N 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 17 3 16,00 83 7 80,68 472,192 1 4 4 6 46
% 0,86

5 1913 PINAR DERVİŞOĞLU 7H 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 0 8,00 19 1 18,67 15 4 13,67 80 7 77,68 458,224 1 5 5 11 116
% 2,17

6 1539 BEYZANUR BALCIOĞLU7E 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 1 16,67 18 2 17,33 81 7 78,67 455,331 2 6 6 12 132
% 2,47

7 50 ELİF ESMA KAYA 7F 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 81 9 78,00 453,522 3 7 7 13 143
% 2,68

8 1754 BEREN YILMAZ 7E 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 18 1 17,67 17 3 16,00 79 8 76,34 452,693 3 8 8 14 147
% 2,75

9 580 MERİÇ NESİPOĞLU 7İ 13 7 10,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 80 10 76,67 451,628 1 9 9 16 151
% 2,83

10 1219 ZEHRA DEMİR 7F 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 18 2 17,33 16 4 14,67 79 11 75,33 449,057 4 10 10 17 164
% 3,07

11 1495 BAHAR SEKKİN 7F 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 17 2 16,33 80 7 77,66 448,213 5 11 11 19 169
% 3,17

12 384 ÖYKÜ SEVİNÇ 7B 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 16 1 15,67 17 3 16,00 79 8 76,34 445,895 1 12 12 21 186
% 3,49

13 989 SİRAÇ DURGUN 7F 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 15 5 13,33 79 11 75,34 443,678 6 13 13 23 200
% 3,75

14 1617 EFLİNSİMAY PALA 7H 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 14 6 12,00 76 14 71,34 429,455 2 14 14 30 302
% 5,66

15 1204 ALPEREN KAYAŞ 7S 13 4 11,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 1 7,67 17 0 17,00 18 2 17,33 72 11 68,34 428,350 1 15 15 34 312
% 5,85

16 1926 ŞEYHMUS PADAK 7F 14 6 12,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 17 3 16,00 77 13 72,67 426,873 7 16 16 35 318
% 5,96

17 1949 NİSA DURMUŞ 7L 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 18 2 17,33 14 6 12,00 73 17 67,32 426,555 1 17 17 36 322
% 6,03

18 1780 GÜLCE KİLECİ 7İ 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 13 7 10,67 73 17 67,33 417,450 2 18 18 42 387
% 7,25

19 1529 BEGÜM ÖZKARA 7F 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 13 7 10,67 72 18 66,00 415,145 8 19 19 44 411
% 7,70

20 1515 ŞABAN UZUNBAŞ 7B 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 15 3 14,00 16 4 14,67 70 18 64,00 410,916 2 20 20 46 442
% 8,28

21 441 AYBÜKE ORHAN 7D 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 0 9,00 12 5 10,33 15 3 14,00 72 11 68,33 409,811 1 21 21 47 447
% 8,38

22 1189 TOPRAK ÇAĞATAY 7F 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 1 16,67 10 7 7,67 70 15 65,01 404,468 9 22 22 54 499
% 9,35

23 1776 GAMZE BABACAN 7F 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 13 5 11,33 16 4 14,67 69 19 62,66 403,657 10 23 23 55 509
% 9,54

24 1421 ÖYKÜ ESLEM EKİNCİ 7L 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 0 9,00 13 6 11,00 13 5 11,33 70 16 64,67 398,733 2 24 24 63 565
% 11

25 974 BERAT EFE KARATAŞ 7M 14 6 12,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 16 2 15,33 11 8 8,33 69 18 62,99 396,056 1 25 25 68 600
% 11

26 1861 YAVUZ KAYA 7F 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 14 6 12,00 15 5 13,33 69 20 62,34 395,845 11 26 26 69 604
% 11

27 553 EFE YAZICI 7İ 12 7 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 15 3 14,00 67 15 62,01 391,929 3 27 27 71 645
% 12

28 1152 ZÜMRA AYDIN 7N 16 4 14,67 10 0 10,00 7 2 6,33 9 0 9,00 10 5 8,33 14 5 12,33 66 16 60,66 386,027 2 28 28 79 709
% 13

29 1472 ASLI FİLİZ TAŞ 7D 16 3 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 12 3 11,00 11 6 9,00 63 17 57,33 382,332 2 29 29 82 753
% 14

30 1903 ONUR KAAN PEHLİVAN7H 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 14 4 12,67 10 10 6,67 65 23 57,34 374,795 3 30 30 87 836
% 16

31 475 AZRA YILMAZ 7G 12 8 9,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 2 5,33 9 8 6,33 12 7 9,67 57 27 47,99 340,924 1 31 31 120 1335
% 25

32 1680 ELİS ONURHAN 7F 11 7 8,67 4 6 2,00 6 3 5,00 6 3 5,00 9 7 6,67 7 10 3,67 43 36 31,01 297,567 12 32 32 178 2165
% 41

33 547 İREM YÖRÜMEZ 7İ 12 6 10,00 7 2 6,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 9 2,00 8 10 4,67 46 33 35,00 296,157 4 33 33 184 2201
% 41

                                                1 / 2



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YILDIRIM SELÇUK HATUN ORTAOKULU 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME  (2024-2025)33 33 358 5336

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,12 6 3 5,26 6 3 4,71 5 3 3,68 7 8 4,28 8 9 4,92 42 35 29,97 287,460

Okul Ortalaması 16 4 14,34 9 1 8,88 9 1 8,53 9 1 8,30 16 3 14,75 15 5 13,15 73 14 67,95 418,570

KATILIMLAR
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SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ SEVİNÇ 384 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,66 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,66 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,34 8,53 4,71

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,34 8,30 3,68

Matematik 20 16 1 15,67 78 14,84 14,75 4,28

Fen 20 17 3 16,00 80 15,34 13,15 4,92

Toplam: 90 79 8 76,33 85 70,16 67,95 29,97

Sözel (TÜR) DACcCBaDADADBABCbCDC

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) ABACDDDACB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) ADCABBDBCA

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDCACBDbA

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT) CDA DDBCCC B DBAABAb

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) CBDcCAADDAADbdBCCBCD

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 4 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞABAN UZUNBAŞ 1515 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,66 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,66 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,34 8,53 4,71

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,34 8,30 3,68

Matematik 20 15 3 14,00 70 14,84 14,75 4,28

Fen 20 16 4 14,67 73 15,34 13,15 4,92

Toplam: 90 70 18 64,00 71 70,16 67,95 29,97

Sözel (TÜR) CDCcCBABDADdaBaCBaAD

Cevap Anh. A CDCACBABDADADBBCBCAD

Sözel (SOS) BCdDDDbABA

Cevap Anh. A BCADDDCABA

Sözel (DİN) bCBDBBACDA

Cevap Anh. A ACBDBBACDA

Sözel (İNG) AbbBCAdDBD

Cevap Anh. A AADBCACDBD

Sayısal (MAT) CABAABDc  aCCBDDbADC

Cevap Anh. A CABAABDBBDCCCBDDAADC

Sayısal (FEN) bCcbdBACDAADDAACDDBC

Cevap Anh. A DCBCCBACDAADDAACDDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 3 1 75
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI FİLİZ TAŞ 1472 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,00 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,66 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,34 8,53 4,71

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,66 8,30 3,68

Matematik 20 12 3 11,00 55 10,66 14,75 4,28

Fen 20 11 6 9,00 45 11,50 13,15 4,92

Toplam: 90 63 17 57,33 64 62,83 67,95 29,97

Sözel (TÜR) DACBCaBaADADBABaAC C

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) ABACDcDAdB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) ADdABBDBCA

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDdACB bA

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT)  DbADDBCCCDd DBc  A 

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) CBDDbcbDD A Cdcb BCD

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 4 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE ORHAN 441 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,00 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,66 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,34 8,53 4,71

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,66 8,30 3,68

Matematik 20 12 5 10,33 52 10,66 14,75 4,28

Fen 20 15 3 14,00 70 11,50 13,15 4,92

Toplam: 90 72 11 68,33 76 62,83 67,95 29,97

Sözel (TÜR) CDCACBddDADA BBCBCAc

Cevap Anh. A CDCACBABDADADBBCBCAD

Sözel (SOS) BCADDDCABA

Cevap Anh. A BCADDDCABA

Sözel (DİN) ACBDBBACDA

Cevap Anh. A ACBDBBACDA

Sözel (İNG) AADBC CDBD

Cevap Anh. A AADBCACDBD

Sayısal (MAT) abB ABD BaaCaBDDA DC

Cevap Anh. A CABAABDBBDCCCBDDAADC

Sayısal (FEN) DCBCd ACDAADDA CcbBC

Cevap Anh. A DCBCCBACDAADDAACDDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 3 1 75
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN YILMAZ 1754 7E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 17,00 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,11 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,11 8,53 4,71

İngilizce 10 8 1 7,67 77 9,22 8,30 3,68

Matematik 20 18 1 17,67 88 18,11 14,75 4,28

Fen 20 17 3 16,00 80 16,89 13,15 4,92

Toplam: 90 79 8 76,33 85 79,44 67,95 29,97

Sözel (TÜR) DAdcCBBDADADBABC CDC

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) AdACDDDACB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) ADCABBDBCA

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDa CBDAA

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT) CDbADDBCCCDBBDBAABA 

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) CBaDCcbDDAADCABCCBCD

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 4 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR BALCIOĞLU 1539 7E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,00 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,11 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,11 8,53 4,71

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,22 8,30 3,68

Matematik 20 17 1 16,67 83 18,11 14,75 4,28

Fen 20 18 2 17,33 87 16,89 13,15 4,92

Toplam: 90 81 7 78,67 87 79,44 67,95 29,97

Sözel (TÜR) CDCACBAdDADADBabBCAD

Cevap Anh. A CDCACBABDADADBBCBCAD

Sözel (SOS) BCADDDCABA

Cevap Anh. A BCADDDCABA

Sözel (DİN) ACBDBBACDb

Cevap Anh. A ACBDBBACDA

Sözel (İNG) AADBCACDBD

Cevap Anh. A AADBCACDBD

Sayısal (MAT) CABAAB BB CCCBDDdADC

Cevap Anh. A CABAABDBBDCCCBDDAADC

Sayısal (FEN) DCBCCaACDAADDAACbDBC

Cevap Anh. A DCBCCBACDAADDAACDDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 3 0 75
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN YILMAZ 1675 7E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,00 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,11 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,11 8,53 4,71

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,22 8,30 3,68

Matematik 20 20 0 20,00 100 18,11 14,75 4,28

Fen 20 18 2 17,33 87 16,89 13,15 4,92

Toplam: 90 85 5 83,33 93 79,44 67,95 29,97

Sözel (TÜR) CDCACBABDADADBcCBCAD

Cevap Anh. A CDCACBABDADADBBCBCAD

Sözel (SOS) BCbDDDCABA

Cevap Anh. A BCADDDCABA

Sözel (DİN) ACBDaBACDA

Cevap Anh. A ACBDBBACDA

Sözel (İNG) AADBCACDBD

Cevap Anh. A AADBCACDBD

Sayısal (MAT) CABAABDBBDCCCBDDAADC

Cevap Anh. A CABAABDBBDCCCBDDAADC

Sayısal (FEN) DCBCCdACDAADDbACDDBC

Cevap Anh. A DCBCCBACDAADDAACDDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 4 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR SEKKİN 1495 7F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,64 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,67 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,58 8,53 4,71

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,83 8,30 3,68

Matematik 20 17 2 16,33 82 15,58 14,75 4,28

Fen 20 17 2 16,33 82 13,53 13,15 4,92

Toplam: 90 80 7 77,67 86 69,83 67,95 29,97

Sözel (TÜR) DcCBC BDADADdABCAaDC

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) ABACDDDACB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) ADCABBDBCA

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDCACBDAA

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT) CDAADDBCCaDB DBAABbC

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) CBDDCcADDAADCA CCcCD

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 3 1 75
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM ÖZKARA 1529 7F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,64 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,58 8,53 4,71

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,83 8,30 3,68

Matematik 20 18 2 17,33 87 15,58 14,75 4,28

Fen 20 13 7 10,67 53 13,53 13,15 4,92

Toplam: 90 72 18 66,00 73 69,83 67,95 29,97

Sözel (TÜR) DACcCaBaADcDcABCACDC

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) ABACDDDAaB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) ADCABaDBCA

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDbACBDcA

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT) CDAcDDBCCaDBBDBAABAC

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) CBacCcAcDAbDCAadCBCD

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 3 1 75
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 1 2 33
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN EROĞLU 1257 7F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,64 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,67 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,58 8,53 4,71

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,83 8,30 3,68

Matematik 20 19 1 18,67 93 15,58 14,75 4,28

Fen 20 18 2 17,33 87 13,53 13,15 4,92

Toplam: 90 86 4 84,67 94 69,83 67,95 29,97

Sözel (TÜR) CDCACBABDADADBdCBCAD

Cevap Anh. A CDCACBABDADADBBCBCAD

Sözel (SOS) BCADDDCABA

Cevap Anh. A BCADDDCABA

Sözel (DİN) ACBDBBACDA

Cevap Anh. A ACBDBBACDA

Sözel (İNG) AADBCACDBD

Cevap Anh. A AADBCACDBD

Sayısal (MAT) CABAABDBBDCCCBDDAbDC

Cevap Anh. A CABAABDBBDCCCBDDAADC

Sayısal (FEN) DCBCCdACDAADDAACDaBC

Cevap Anh. A DCBCCBACDAADDAACDDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 4 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ESMA KAYA 50 7F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,64 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,67 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,58 8,53 4,71

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,83 8,30 3,68

Matematik 20 18 2 17,33 87 15,58 14,75 4,28

Fen 20 16 4 14,67 73 13,53 13,15 4,92

Toplam: 90 81 9 78,00 87 69,83 67,95 29,97

Sözel (TÜR) DAaBCaBDADADBABCACDC

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) ABACDDDACB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) ADCcBBDBCA

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDCACBDAA

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT) CDAADDBCCCDBBDcAcBAC

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) CBaDCAAbDAADCdaCCBCD

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 4 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİS ONURHAN 1680 7F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 14,64 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 8,67 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 8,58 8,53 4,71

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,83 8,30 3,68

Matematik 20 9 7 6,67 33 15,58 14,75 4,28

Fen 20 7 10 3,67 18 13,53 13,15 4,92

Toplam: 90 43 36 31,00 34 69,83 67,95 29,97

Sözel (TÜR) cAdBa BDADADccBCAda 

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) AdcaDaDbaB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) cDCcB cBCA

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDCbCB dc

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT) bD AbDabCaDB cBc  AC

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) C aD cbDc cbddBbCBCa

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 1 3 25
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 0 67
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE BABACAN 1776 7F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,64 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,67 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,58 8,53 4,71

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,83 8,30 3,68

Matematik 20 13 5 11,33 57 15,58 14,75 4,28

Fen 20 16 4 14,67 73 13,53 13,15 4,92

Toplam: 90 69 19 62,67 70 69,83 67,95 29,97

Sözel (TÜR) CDdACBcdDADADBaCBCAD

Cevap Anh. A CDCACBABDADADBBCBCAD

Sözel (SOS) BCADDDCddA

Cevap Anh. A BCADDDCABA

Sözel (DİN) ACBcBBcCDA

Cevap Anh. A ACBDBBACDA

Sözel (İNG) AAbBCbCDBD

Cevap Anh. A AADBCACDBD

Sayısal (MAT) CABAABDBc a CcbaAADC

Cevap Anh. A CABAABDBBDCCCBDDAADC

Sayısal (FEN) DCBCCBACDdADcbACDaBC

Cevap Anh. A DCBCCBACDAADDAACDDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 1 3 25
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH SAYRAÇ 1226 7F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,64 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,67 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,58 8,53 4,71

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,83 8,30 3,68

Matematik 20 20 0 20,00 100 15,58 14,75 4,28

Fen 20 20 0 20,00 100 13,53 13,15 4,92

Toplam: 90 88 2 87,33 97 69,83 67,95 29,97

Sözel (TÜR) DACBCaBDADADBABCACDC

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) ABACDDDACB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) ADCcBBDBCA

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDCACBDAA

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT) CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) CBDDCAADDAADCABCCBCD

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 4 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYHMUS PADAK 1926 7F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,64 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,67 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,58 8,53 4,71

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,83 8,30 3,68

Matematik 20 16 4 14,67 73 15,58 14,75 4,28

Fen 20 17 3 16,00 80 13,53 13,15 4,92

Toplam: 90 77 13 72,67 81 69,83 67,95 29,97

Sözel (TÜR) cAaBbBBDbDADcABCACcC

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) ABACDDDACB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) ADCABBDBCA

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDCACBDAA

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT) CDAADbcCCCDBBDcAABAd

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) CBaDCAADDAbDCAdCCBCD

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 3 1 75
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİRAÇ DURGUN 989 7F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,64 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,58 8,53 4,71

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,83 8,30 3,68

Matematik 20 19 1 18,67 93 15,58 14,75 4,28

Fen 20 15 5 13,33 67 13,53 13,15 4,92

Toplam: 90 79 11 75,33 84 69,83 67,95 29,97

Sözel (TÜR) DAacCaBDADADBABdACDC

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) ABACDDDdCB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) ADCABBDBCA

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDCACBDAA

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT) CDAADDBCCaDBBDBAABAC

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) CBaDCcdcDAADCABbCBCD

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 3 1 75
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK ÇAĞATAY 1189 7F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,64 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,58 8,53 4,71

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,83 8,30 3,68

Matematik 20 17 1 16,67 83 15,58 14,75 4,28

Fen 20 10 7 7,67 38 13,53 13,15 4,92

Toplam: 90 70 15 65,00 72 69,83 67,95 29,97

Sözel (TÜR) CbCACBAcbADADBBCcaAD

Cevap Anh. A CDCACBABDADADBBCBCAD

Sözel (SOS) BaADDDCABA

Cevap Anh. A BCADDDCABA

Sözel (DİN) ACBDBBdCDA

Cevap Anh. A ACBDBBACDA

Sözel (İNG) AADBCACDBD

Cevap Anh. A AADBCACDBD

Sayısal (MAT) CABAABD BDCCaBDD ADC

Cevap Anh. A CABAABDBBDCCCBDDAADC

Sayısal (FEN) bCBad AdDA  cbACaDBC

Cevap Anh. A DCBCCBACDAADDAACDDBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 4 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 1 2 33
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ KAYA 1861 7F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,64 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,58 8,53 4,71

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,83 8,30 3,68

Matematik 20 14 6 12,00 60 15,58 14,75 4,28

Fen 20 15 5 13,33 67 13,53 13,15 4,92

Toplam: 90 69 20 62,33 69 69,83 67,95 29,97

Sözel (TÜR) DcbBbaBDADdDBABCACDb

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) ABACDcDACB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) ADCABBDBCc

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDC CBDdA

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT) CDdADDBCaaDBcDBAcBAd

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) CBDDCcAcDcADdAcCCBCD

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 3 1 75
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA DEMİR 1219 7F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,64 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,67 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,58 8,53 4,71

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,83 8,30 3,68

Matematik 20 18 2 17,33 87 15,58 14,75 4,28

Fen 20 16 4 14,67 73 13,53 13,15 4,92

Toplam: 90 79 11 75,33 84 69,83 67,95 29,97

Sözel (TÜR) CDCACBABDADADBdCBaAD

Cevap Anh. A CDCACBABDADADBBCBCAD

Sözel (SOS) BCADDDCABA

Cevap Anh. A BCADDDCABA

Sözel (DİN) ACBDaBcCDA

Cevap Anh. A ACBDBBACDA

Sözel (İNG) AdDBCACDBD

Cevap Anh. A AADBCACDBD

Sayısal (MAT) CABAABDBBDaCCBDDdADC

Cevap Anh. A CABAABDBBDCCCBDDAADC

Sayısal (FEN) DCBCCaACDAbDbbACDDBC

Cevap Anh. A DCBCCBACDAADDAACDDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 3 1 75
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA YILMAZ 475 7G

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,33 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 8,53 4,71

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,33 8,30 3,68

Matematik 20 9 8 6,33 32 6,33 14,75 4,28

Fen 20 12 7 9,67 48 9,67 13,15 4,92

Toplam: 90 57 27 48,00 53 48,00 67,95 29,97

Sözel (TÜR) DcacbacDADADdcBCACDC

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) ABACDcDdCB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) ADCABBDBCA

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDa CB dA

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT) bDAAD cbCa BaDBAba d

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) CBDDC bcDcADCdcCCcCb

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 2 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFLİNSİMAY PALA 1617 7H

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,56 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 10,00 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 8,53 4,71

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,00 8,30 3,68

Matematik 20 17 3 16,00 80 15,78 14,75 4,28

Fen 20 14 6 12,00 60 10,78 13,15 4,92

Toplam: 90 76 14 71,33 79 68,78 67,95 29,97

Sözel (TÜR) CDCACBAdDADADBdCBdAD

Cevap Anh. A CDCACBABDADADBBCBCAD

Sözel (SOS) BCADDDCABA

Cevap Anh. A BCADDDCABA

Sözel (DİN) ACBDBBcCDA

Cevap Anh. A ACBDBBACDA

Sözel (İNG) AdDBCACDBD

Cevap Anh. A AADBCACDBD

Sayısal (MAT) CABAABDBBDaaCBDDdADC

Cevap Anh. A CABAABDBBDCCCBDDAADC

Sayısal (FEN) DCBCdcACDbADcbACbDBC

Cevap Anh. A DCBCCBACDAADDAACDDBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 3 1 75
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 1 2 33
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KAAN PEHLİVAN 1903 7H

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,56 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 10,00 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 8,53 4,71

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,00 8,30 3,68

Matematik 20 14 4 12,67 63 15,78 14,75 4,28

Fen 20 10 10 6,67 33 10,78 13,15 4,92

Toplam: 90 65 23 57,33 64 68,78 67,95 29,97

Sözel (TÜR) CbaACBcaDADADBdCBCdD

Cevap Anh. A CDCACBABDADADBBCBCAD

Sözel (SOS) BCADDDCABA

Cevap Anh. A BCADDDCABA

Sözel (DİN) ACBDBBcCDA

Cevap Anh. A ACBDBBACDA

Sözel (İNG) AbDBCbCDBD

Cevap Anh. A AADBCACDBD

Sayısal (MAT) CA AAcDd DaCCBDDbADC

Cevap Anh. A CABAABDBBDCCCBDDAADC

Sayısal (FEN) bCBadddCDAcacbACbDBC

Cevap Anh. A DCBCCBACDAADDAACDDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 3 1 75
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 1 2 33
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR DERVİŞOĞLU 1913 7H

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,56 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 10,00 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 8,53 4,71

İngilizce 10 8 0 8,00 80 8,00 8,30 3,68

Matematik 20 19 1 18,67 93 15,78 14,75 4,28

Fen 20 15 4 13,67 68 10,78 13,15 4,92

Toplam: 90 80 7 77,67 86 68,78 67,95 29,97

Sözel (TÜR) DAaBCBBDADADBABCACDC

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) ABACDDDACB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) ADCABaDBCA

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDC CBD A

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT) CDAADDBCCaDBBDBAABAC

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) CBDbCAbDDAADCddCCBC 

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 1 0 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 3 1 75
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YAZICI 553 7İ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 10,92 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,75 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 8,53 4,71

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,00 8,30 3,68

Matematik 20 13 2 12,33 62 12,92 14,75 4,28

Fen 20 15 3 14,00 70 12,00 13,15 4,92

Toplam: 90 67 15 62,00 69 60,25 67,95 29,97

Sözel (TÜR) CDdACBcBDcDADB dBdcc

Cevap Anh. A CDCACBABDADADBBCBCAD

Sözel (SOS) BCADcDCABA

Cevap Anh. A BCADDDCABA

Sözel (DİN) ACBDBBACDd

Cevap Anh. A ACBDBBACDA

Sözel (İNG) AADBdACDBD

Cevap Anh. A AADBCACDBD

Sayısal (MAT)   BA BDBB aC BDDAcDC

Cevap Anh. A CABAABDBBDCCCBDDAADC

Sayısal (FEN) DCBCC ACDAAcc ACcDBC

Cevap Anh. A DCBCCBACDAADDAACDDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 3 1 75
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 1 2 33
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE KİLECİ 1780 7İ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,92 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,75 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 8,53 4,71

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,00 8,30 3,68

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,92 14,75 4,28

Fen 20 13 7 10,67 53 12,00 13,15 4,92

Toplam: 90 73 17 67,33 75 60,25 67,95 29,97

Sözel (TÜR) CDCACBAcDdDADBaCcbAD

Cevap Anh. A CDCACBABDADADBBCBCAD

Sözel (SOS) BCADDDCABA

Cevap Anh. A BCADDDCABA

Sözel (DİN) ACBDaBACDA

Cevap Anh. A ACBDBBACDA

Sözel (İNG) AcDBCAbDBD

Cevap Anh. A AADBCACDBD

Sayısal (MAT) CABAABDBBDaCCBDDcADC

Cevap Anh. A CABAABDBBDCCCBDDAADC

Sayısal (FEN) DCBCdabCDAAbcAcCcDBC

Cevap Anh. A DCBCCBACDAADDAACDDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 3 1 75
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 1 2 33
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÖRÜMEZ 547 7İ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 10,92 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 8,75 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,67 8,53 4,71

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,00 8,30 3,68

Matematik 20 5 9 2,00 10 12,92 14,75 4,28

Fen 20 8 10 4,67 23 12,00 13,15 4,92

Toplam: 90 46 33 35,00 39 60,25 67,95 29,97

Sözel (TÜR) D dB BBDADcDcABCAaad

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) d ACDDDAdB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) dDCABBcBCb

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDCdCBbdA

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT)  aAbaDBCab a ccA  b 

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) CBDcCcb aAAbbdc dBCc

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 1 3 25
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 1 1 33
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ NESİPOĞLU 580 7İ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,92 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,75 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 8,53 4,71

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,00 8,30 3,68

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,92 14,75 4,28

Fen 20 19 1 18,67 93 12,00 13,15 4,92

Toplam: 90 80 10 76,67 85 60,25 67,95 29,97

Sözel (TÜR) CDCACBcBadadaBBCBCAc

Cevap Anh. A CDCACBABDADADBBCBCAD

Sözel (SOS) BCADDDCABA

Cevap Anh. A BCADDDCABA

Sözel (DİN) ACBDaBcCDA

Cevap Anh. A ACBDBBACDA

Sözel (İNG) AADBCACDBD

Cevap Anh. A AADBCACDBD

Sayısal (MAT) CABAABDBBDCCCBDDAADC

Cevap Anh. A CABAABDBBDCCCBDDAADC

Sayısal (FEN) DCBCCBACDAADDAACDaBC

Cevap Anh. A DCBCCBACDAADDAACDDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 4 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA DURMUŞ 1949 7L

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,34 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,66 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,00 8,53 4,71

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,30 3,68

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,16 14,75 4,28

Fen 20 14 6 12,00 60 11,66 13,15 4,92

Toplam: 90 73 17 67,33 75 66,00 67,95 29,97

Sözel (TÜR) CDaACBAcDADADBaCBCAD

Cevap Anh. A CDCACBABDADADBBCBCAD

Sözel (SOS) BCADDDCAcd

Cevap Anh. A BCADDDCABA

Sözel (DİN) ACBDBBcCDd

Cevap Anh. A ACBDBBACDA

Sözel (İNG) AADBCbdDBD

Cevap Anh. A AADBCACDBD

Sayısal (MAT) bABAABDBBDaCCBDDAADC

Cevap Anh. A CABAABDBBDCCCBDDAADC

Sayısal (FEN) DCBCdBdCDbADcbACDaBC

Cevap Anh. A DCBCCBACDAADDAACDDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 3 1 75
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ ESLEM EKİNCİ 1421 7L

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,34 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,66 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 8,53 4,71

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,16 8,30 3,68

Matematik 20 13 6 11,00 55 14,16 14,75 4,28

Fen 20 13 5 11,33 57 11,66 13,15 4,92

Toplam: 90 70 16 64,67 72 66,00 67,95 29,97

Sözel (TÜR) CDCACBABDADAcBBbBacD

Cevap Anh. A CDCACBABDADADBBCBCAD

Sözel (SOS) BCADDDCABA

Cevap Anh. A BCADDDCABA

Sözel (DİN) ACBDaBACDA

Cevap Anh. A ACBDBBACDA

Sözel (İNG) AADBC CDBD

Cevap Anh. A AADBCACDBD

Sayısal (MAT) b*BbABD BaCCaBDDAdDC

Cevap Anh. A CABAABDBBDCCCBDDAADC

Sayısal (FEN) DCBCaBACDbca  dCDDBC

Cevap Anh. A DCBCCBACDAADDAACDDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 4 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 0 67
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EFE KARATAŞ 974 7M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,00 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 10,00 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 8,53 4,71

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,33 8,30 3,68

Matematik 20 16 2 15,33 77 15,33 14,75 4,28

Fen 20 11 8 8,33 42 8,33 13,15 4,92

Toplam: 90 69 18 63,00 70 63,00 67,95 29,97

Sözel (TÜR) CcCcaBAcDdDADBBCBaAD

Cevap Anh. A CDCACBABDADADBBCBCAD

Sözel (SOS) BCADDDCABA

Cevap Anh. A BCADDDCABA

Sözel (DİN) ACBDBBACDA

Cevap Anh. A ACBDBBACDA

Sözel (İNG) AbDBCcCDBD

Cevap Anh. A AADBCACDBD

Sayısal (MAT) CbBAABD B CCCBDDAbDC

Cevap Anh. A CABAABDBBDCCCBDDAADC

Sayısal (FEN) DCBdddAdDAb cbbCDDBC

Cevap Anh. A DCBCCBACDAADDAACDDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 4 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEMSİ YAVUZ 1058 7N

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 16,67 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,34 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 8,53 4,71

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,84 8,30 3,68

Matematik 20 20 0 20,00 100 14,16 14,75 4,28

Fen 20 17 3 16,00 80 14,16 13,15 4,92

Toplam: 90 83 7 80,67 90 70,67 67,95 29,97

Sözel (TÜR) DACBCdBDADADBABCACDC

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) ABACDcDACB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) ADCcBBDBCA

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDCACBDbA

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT) CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) CBaDCAdDDAADCAaCCBCD

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 4 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA AYDIN 1152 7N

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 16,67 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,34 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,50 8,53 4,71

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,84 8,30 3,68

Matematik 20 10 5 8,33 42 14,16 14,75 4,28

Fen 20 14 5 12,33 62 14,16 13,15 4,92

Toplam: 90 66 16 60,67 67 70,67 67,95 29,97

Sözel (TÜR) DACBCaBDADADdABCAaDb

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) ABACDDDACB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) bDC BBbBCA

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDCACB AA

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT) CDAbaDBCCa   DBb Bb 

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) CBabCAdDDA DCAddCBCD

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 2 2 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
(2024-2025)

BURSA / YILDIRIM / SELÇUK HATUN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN KAYAŞ 1204 7S

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 11,67 14,34 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 8,88 5,26

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 8,53 4,71

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,67 8,30 3,68

Matematik 20 17 0 17,00 85 17,00 14,75 4,28

Fen 20 18 2 17,33 87 17,33 13,15 4,92

Toplam: 90 72 11 68,33 76 68,33 67,95 29,97

Sözel (TÜR) DA BCddDdDADcABCAC  

Cevap Anh. B DACBCBBDADADBABCACDC

Sözel (SOS) ABACDDDdCB

Cevap Anh. B ABACDDDACB

Sözel (DİN) dDCcBBDBCc

Cevap Anh. B ADCABBDBCA

Sözel (İNG) DBDC CBDbA

Cevap Anh. B DBDCACBDAA

Sayısal (MAT) CD ADDBCCC BBDB ABAC

Cevap Anh. B CDAADDBCCCDBBDBAABAC

Sayısal (FEN) CcDDCcADDAADCABCCBCD

Cevap Anh. B CBDDCAADDAADCABCCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 4 4 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
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